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R: QUOTAZIONI RCA - SANTA MARINELLA SERVIZI SRL. - effetto 28.05.2016

Da: Sabrina Russo (sabrina.russo@assiteca.t) 27 mag 20186 -

A <sanfamarinelfaservizi@virgilio.it>

e
. AR 9me d
ce: "Raffaella Cicolani"<raffasclia.cicolani@assiteca.it>, "Michele Corvese"<michele.corvese@assiieca.it>, "Gk zig‘? MAB 2&16 i

* Giordano"<grazia.gicrdano@assiteca.it> i :

Buongiorno. ' SR, e

Come da intese telefoniche intercorse, abbiamo richiesto di infegrare alle Compagnie Assicurative che hanno offerto fe migliori quotazioni RCA. |2
garanzia Assistenza Stradale.

Alla luce di quanto sopra Vi riportiamo 1 nuovi premi:

ITALIANA ASS.NI GENERALI
MASSIMALE ASS.NI
5.000.000,00 + 6.000.000,00
TARGA 1.000.000,00 unico
CAS73GE € 907,00
FRO57517 € 418,00

In attesa di ricevere Vostro ordine fermo ¢ relativo codice CIG (anche unico per {importo totale dovuto di € 1,3235.00— di seguiio Vi rimettiamo le
coordinate bancarie sulie quali potra essere effettuato il relativo bonifico:

cic Intestato ASSITECA Spa

nr. 000000000380

BANCA POPOLARE DI MILANO

Dip. 259 di Roma

Via Garigliano, 92

ABL05384 CAR 03208 CIND

IBAN: IT03 D 05584 93208 000000600380

Con preghiera di anticiparci via e-mail la copia del bonifico e/o disposizione di pagamento, ci conferniiamo a disposizione ¢ salutiamo cordialmente.

Sabrina Russo

ASSITECA Sp.A.

Fitiale di Roma

Viale Regina Margheriia, 253
03198 Rora

Tel. 0B.85350788 — int. 131
Fax 06.85350792

http://maill Sa.webmail.virgilio.it/cp/ps/Mail/MailMessagePrint 27/05/2016



sabrina russofassiieca

roynadipec.assiaca . net

www, assieca it

Cap. soc. € 5.540.

§18.50 i,

Reg. Imprese MUVCF./PIVA IT09743130156

REA. MI 1313138

FagmmaZ di s

Al sensi del D.Lgs. 196:2003 5i precisa che le informazioni contenuie in quesro messaggio sono riservare ad uso esclusivo del destinatario.
Cualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiomo ad eliminarto senza copiario e a non inoltrario o terzi,

[

dendocene gentilmente comunicazione. Grazie

Pursuant fo Legislative Decree No. 19672003, yvou are hereby informed that ihis message contains confidential infornaion intented only
Jor the use of the addressee. If vou are not the addressee, and have received this message by mistake. please delete i and immediately
notify us. You may not copy or disseminare this message to anvane. Thank you.

Da: Sabrina Russo [mailto:sabrina.russo@assiteca.it]

Inviato: venerdi 27 maggio 2016 09:49
A: 'santamarinellaservizi@virgilio.it'

Cc: 'Raffaella Cicolani'; "Michele Corvese'; 'Grazia Giordano'
Oggetto: QUOTAZIONI RCA - SANTA MARINELLA SERVIZI SRL - effetto 28.05.2016

Buongiorno.

Relativamente alle scadenze delle due polizze RCA previste per le ore 24.00 del 28.05.2016, di seguito Vi riportiame le quotazioni reperite:

ITALIANA ASS.NI UNIPOLSAT ASS.NI
MASSIMALE AXA ASSNI] MASSIMALE GENERALI
3.000,000,00 + MASSIMALE 3.000.000,00 + ASSNI
TARGA 1.040.0006.00 6.000.000.00 unico 1.000.000.00 6.,000.000.00 uaico
CAS5T3GE € 895.00 € 943,60 € 1.393,64 £ 877.00
FRO37517 € 390,00 €392.00 € 440,12 €477.00

Evidenziamo che I'ordine fermo per {attivazione delle garanzie, andra effettuato entro la mattinata odierna, e ne} confermarci a disposizione per ogni
eventuale chiarimento e/o ulteriore informazione, restiamo in attesa di Vostre determinazioni, ricordandoVi che in fase di ordine fermo dovra essere
comunicato il relativo codice CIG.

L’occasione ¢i & gradita per porgere i nostri migliori saluti,

Sabrina Russo

ASECA

ASSITECA Sp.A.

Filiale di Roma

Viale Regina Margherita, 253

00198 Roma

http://maill5a.webmail.virgilio.it/cp/ps/Mail/MailMessagePrint
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Tel. 06.85350788 — int. 131
Fax 06.85350793

sabrina.russo@assiteca i
roma@pec.assiteca.net

. essitecs i

Cap. soc. € 5.540.818,50 iv.
Reg. Imprese MI/C.F./PIVA IT09743130156
REA. MI 1313138

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in guesto messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario.
Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errove, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarle a terzi,
dandocene gentilimente comunicazione. Grazie

Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information intented only

Jor the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately
rotify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.
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