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R: QUOTAZIONE RCT/O - SANTA MARINELLA SERVIZI SRL - effetto 30.06.2016

Da: Sabrina Russo (sabrina.russo@assiteca.it) 30 giu 2016 - 1;3:44

gsém HARMELLA SERVIZISRL.
5

A:  "™Santa Marinella Servizi S.r.l."<santamarinellaservizi@uvirgilio.it>

f 3
{
<raffaella.cicolani@assiteca.it>, "Michele Corvese"<michele.corvese@assiteca.it>, "Grazia 1 C G]U 2816 §

e Giordano'<grazia.giordano@assiteca.it> i
3
i

Buongiorno.

Relativamente alla quotazione sotto riportata, con la presente Vi confermiamo I'attivazione sulla garanzia RCO,
della Norma aggiuntiva F) che abroga il limite minimo di |.P. del 6% e I'applicazione di una franchigia di € 2.500,
fermo il premio.

Nel confermarci a disposizione, restiamo in attesa di Vostre determinazioni in merito entro la giornata odierna e Vi
ricordiamo che in fase di ordine fermo dovra esserci comunicato il relativo codice CIG.

Con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Sabrina Russo
ASSTECA

ASSITECA S.p.A.

Filiale di Roma

Viale Regina Margherita, 253
00198 Roma

Tel. 06.85350788 —int. 131
Fax 06.85350793

sabrina.russo@assiteca.it
roma@pec.assiteca.net

www.assiteca.it

Cap. soc. € 5.540.818,50 i.v.
Reg. Imprese MI/C.F./P.IVA IT09743130156
R.E.A. MI 1313138

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del
destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non
inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie

Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information

intented only for the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please
delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.

Da: Sabrina Russo [mailto:sabrina.russo@assiteca.it]
Inviato: lunedi 27 giugno 2016 17:51
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A: 'Santa Marinella Servizi S.r.l.'

Cc: 'raffaella.cicolani@assiteca.it’; 'Michele Corvese'; 'Grazia Giordano'

Oggetto: QUOTAZIONE RCT/O - SANTA MARINELLA SERVIZI SRL - effetto 30.06.2016
Priorita: Alta

Buona sera.
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Relativamente alla Vostra polizza RC lItaliana Assicurazioni n. 2011/07/6060811 in scadenza al 30.06.2016, con la
presente Vi informiamo che abbiamo effettuato un’indagine di mercato per Vostro conto, volta a reperire la migliore

quotazione per il rischio alle seguenti condizioni:

Polizza RCT/O

Effetto ore 24.00 del 30.06.2016
Scadenza ore 24.00 del 30.06.2017

Senza Tacita Proroga

Contraente /assicurato - Ente Pubblico: SANTA MARINELLA SERVIZ]I SRL
VIA AURELIA 455 — 00058 SANTA MARINELLA RM
P. IVA 08983271001

Fatturato € 1.400.000,00
Massimale unico RCT/O € 2.500.000,00

Franchigia € 250,00

A titolo esemplificativo e non limitativo vengono qui di seguito riportate le principali attivita e competenze del

Contraente/Assicurato:

Manutenzione del verde pubblico, di parchi e giardini non in concessione;
Servizi di pulizia immobili comunali in genere ;

Attivita di supporto tecnico amministrativo agli uffici/servizi Comunali;
Attivita di supporto per i servizi di custodia e guardiania di impianti sportivi;
Attivita di supporto per il servizio idraulico ;

Attivita di supporto alla gestione del magazzino della farmacia Comunale
Servizi di recapito corrispondenza e centralino;

Attivita di affissioni e pubblicita.

http://mail2b.webmail.virgilio.it/cp/ps/Mail/MailMessagePrint



Pagina 3 di 4

La copertura assicurativa dovra garantisce il Contraente/Assicurato per tutte le attivita, i servizi e le competenze
istituzionalmente previste ed esercitate anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o
appaltatori/subappaltatori, incluse tutte le attivita accessorie, preliminari, complementari, connesse, collegate e
conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte e/o gestite.

Condizioni aggiuntive:

o Attivita Complementari;

o Cessione lavori in subappalto;

e Segnaletica mancante o insufficiente;

e Committenza Veicoli;

e Lavori presso terzi;

e Danni ai mezzi sotto carico e scarico;

e Danni a cose da incendio ;

e Danni da interruzione e sospensione d’attivita;

e Danni da cose in consegna e custodia;

e Danni a cose sollevate, caricate, scaricate , movimentate , rimorchiate
e trasportate (escl. Vettoriale).

e Responsabilita Civile postuma;

e Malattie Professionali.
Per Vostra opportuna informazione, sono state interpellate le seguenti Compagnie Assicurative:
AXA Assicurazioni
Generali ltalia SPA
UnipolSai Assicurazioni

ltaliana Assicurazioni

Abbiamo reperito due quotazioni e la la migliore risulta essere pervenuta dall’ltaliana Assicurazioni con un premio
annuo lordo pari ad € 2.900,00—

Evidenziamo che I'affidamento del servizio rientra nei termini consentiti dal codice degli appalti e che & stata offerta
una riduzione del premio attualmente in corso di oltre il 5%.

Nel confermarci a disposizione, Vi ricordimo che in fase di ordine fermo dovra esserci comunicato il relativo codice
CIG ed in attesa di Vostre determinazioni in merito, porgiamo i nostri migliori saluti.
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Sabrina Russo

ASSTEA

ASSITECA S.p.A.

Filiale di Roma

Viale Regina Margherita, 253
00198 Roma

Tel. 06.85350788 —int. 131
Fax 06.85350793

sabrina.russo@assiteca.it
roma@pec.assiteca.net

www.assiteca.it

Cap. soc. € 5.540.818,50 i.v.
Reg. Imprese MI/C.F./P.IVA IT09743130156
R.E.A. MI 1313138

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del
destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non
inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie

Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information

intented only for the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please
delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.

http://mail2b.webmail.virgilio.it/cp/ps/Mail/MailMessagePrint

(@)



